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ALTIMA

TARIFES TANATORI DE GIRONA 2025

[SERVEI CAIXA PERA ADULTS
BENEFICENCIA R ; _
EPSILON 200 348,83 € 422,09 €

EPSILON 532 : 541,29 € 654,96 €

EPSILON 612 781,86 € 946,06 €

VEGA 102 i 962,29 € 1.164,38 €
VEGA 112 1.082,58 € 1.305,92 €
VEGA 292 1.202,87 € 1.455,47 €
VEGA 231 1.323.15 € 1.601,02 €
VEGE 392/ Sant Jordi 7 Angelus / Winya ! Mediterrani J Tibidabo | 1.443 44 € T AT4AR56 €
VEGA 411 1.563,73 € 1.882,11 €
TEIDE 101 4 . 1.684,02 € 2.037,66 €
TEIDE 191 1.744,16 € 2.110,43 €
TEIDE 150 1.824,59 € 2.328,75 €
TEIDE 201 2.405,74 € . 2.910,94 €
TEIDE 250 2.766,60 € 3.347,58 €
TEIDE 302 3.007,17 € 3.135,16 €
TEIDE 391 ] | : 3.368,03 £ 3.511,38¢
TEIDE 350 3.548,46 € 3.699,49 €
PLATINUM 110 { 3.548,46 € 3.659,49 €
PLATENUM 200 6.014,34 € 6.270,33 £
AILLANT SANITARI I VALVULA 342,82 € 414,81 C

SERVEIS CAIXA PER A INFANTS

SERVEIN® 21 A 151,56 C \ 183,39 €
ALFA 101 330,79 € 400,25 €
ALFA 201 ; y 3 % : y 810,73 € 980,99 €
ALFA 300 1.686,42 € 2.040,57 €
URNES PER A RESTES

URNA DE RESTES N° 1 7578 € 91,69 €
URNA DE RESTES N 2 180,43 € 218,32 €
URNA DE RESTES N° 3 306,73 € 371,14€
ORNAMMCIO DE TAUT

ESCULTURA LES MANS AMB BANY DE BRONZE 382,73 € 463,10 €
ESCULTURA LA LLAGRIMA AMB BANY DE BRONZE 417,53 € 505,21 €
ESCULTURA EL LLIBRE AME BANY DE BRONZE 477,17 € 577.37€
ESCULTURA L'ANGEL AMB BANY DE BRONZE 477,17 € 57737 ¢C
ESCULTURA LES FULLES DE BRONZE : ; 477,17 € 57737 €
ESCULTURA EL VIOLI AMB BANY DE BRONZE 616,35 € 745,78 €
ESCULTURA LA ROSA DE BRONZE : 745,57 € ; S02,14 €
TAPISSATS PERSONALITZATS EN EPSILONS | VEGAS 122,31 € 148,00 €
TAPISSATS PERSONALITZATS EN TEIDES 100 | TEIDES 200 122,31 € 148,60 €
TAPISSATS PERSONALITZATS EN TEIDE 300 0¢€ 0
ORNAMENT PER TAUT (ROSA,CLAU DE SOL § ESTRELLA DAVID) 67.59 C 81,78 ¢

|PREPARACIO | ACONDICIONAMENT SANITAR! DE DIFUNTS

SERVEI D'ACONDICIONAMENT ! ENFERETRAMENT 360,86 € 436,54 €
SCRVEI D'ACONDICIONAMENT | ENFERETRAMENT INFANTS 236,92 € 286,67 €
SERVE! D'ACCNDICIONAMENT | ENFERETRAMENT AMB TANATOPLASTIA 75Z,98¢€ : 811,11 €
SERVEI D' ACONDICIONAMENT | ENFERETRAMENT AMB TANATOESTICA 587,78 ¢ 72331 €
VESTICIO AME ROBA O SUDARI 79,39 € 96,06 € 4
|DESPLACAMENT METGE A DOMICILY 181,64 ¢€ 219,78 C
EMBALSAMAMENT 424.61 € 513.78 €
PERSONAL ADJUNT EMBALSAMAMENT | MATERIALS 141,94 € 171,75 €
TANATOPLASTIA : 392,14 € 474,48 €
TANATOESTETICA 236,92 £ i 286,67 £
{IS SALA D' EMBALSAMAR > 91,13 € 110,27 €

CONCEPTES DE RECOLLIDA, TRASLLAT | RECEPCIO

:/lwww.girona.cat/verificacio_signatura . i . . . -
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Codi de verificaci6 CSV :LNOXY-FEQS9-5YU81

AJUNTAMENT DE GIRONA - Registre d'Entrada

SERVEI RECOLLIDA: PERSONAL, MATERIALS | AMBULANCIA 301,92 ¢ 365,32 C

FURGO DE RECOLUIDA NOCTURNA 212,62 € 257,27 € &
FURGO DE RECOLLIDA DE LA CIUTAT JUDICIAL 206,53 € 249,80 € §
IFURGG TRASLLAT NACIONAL/ INTERNAC. (€ PER KM) ; L40¢ : 169€ BEgT
FURGO DE TRASLLAT CATALUNYA (€ PER KM) 150€ i82¢ “8o¢
FURGO AEROPORT p : _ 388,78 € 470,42 € Segs
COTXE FUNEBRE 220,51 € 266,82 € 8858
COTXE FUNEBRE PROVINCIA 267,04 € 323,11 € S
SERVEI DE RECEPCIO DIFUNT T/P + COMPLEMENTS 433,03 € 523,97 €

SERVE] DE RECEPCIO DIRECTE A CEMENTIRI 120,34 € 145,61 €.
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TARIFES TANATORI DE

Descripdls

[CAPELLES AMB SALA DE VETLLA

SALA DE VETLLA ' ! 565,19 & 804,88 €
SERVE! DE CAFE ; 91,42 € 110,62 C
US DIPOSIT PER DIA i 182,83 € 221,23 €
ORATORI

US ORATORI - SALA DE CERIMONIA 165,61 € 200,39 €
US ORATGRI - SENSE SALA DE VETLLA 193.26 ¢ 233,84 ¢
ORADOR CERIMONIA LAICA 301,33 ¢ 364,61 £
UTILITZACIO DE MITJANTS AUDIOVISUALS A UORATORI ' _ 80,00 € : 107.69 €
RECORDATORIS (50 UNITATS) 43,80 € 53,00 €
RECORDATORIS (75 UNITATS) 56,31 € 68,14 €
RECORDATORIS (106 UNITATS) 70,08 € 84,80 €
RECORDATORIS (150 UNITATS) 100,11 € ] 121,14 €
RECORDATORIS (200 UNITATS) 125,14 € 151,42 €
RECORDATORIS (259 UNITATS) : ; 156,43 ¢ 189,28 €
|RECORDATORIS AME FOTD {50 UNITATS) 75,08 € 90,85 €
RECORDATORIS AMB FOTO {75 UNITATS) i X 87,60 € 105,99 £
RECORDATORIS AMB FOTO (100 UNITATS) 108,87 € 131,74 €
RECORDATORIS AME FOTO {150 UNITATS) 156,43 € 189,28 €
RECORDATORIS AMB FOTO {200 UNITATS) 200,23 € 242,27 €
RECORDATORIS AMB EOTO (250 UNITATS) 244,02 C 295,27 €

SERVEIS DE MUSICA

SERVEI DE MUSICA [1 INTERPRET) 205,68 € 248,89 €
SERVE] DE MUSICE {2 INTERPRET) / : ; 344,02 ¢ | 418,88 €
SERVEI DE MUSICA (3 INTERPRET) 477,54 € 577,82 €
SERVEI DE MUSICA (4 INTERPRET} : 561,81 € 716,09 €
SERVE! DE MUSICA {5 INTERPRET) 706,08 € B54,36 €

LLIBRES DE SIGNATURES
LLIBRE DE SIGNATURES PELL COLOR 66,16 € 80,05 €

SERVEIS COTXES ACOMPANYAMENT

(Facord amb la Normativa sobre la gestié dels documents electronics d'arxiu de I'Ajuntament de Girona, aprovada per Junta de Govern Local de 19 d'abril de 2007. Pagina:: 3/5.

COTXE ACOMPANYAMENT LOCAL ; 117736 TAZ,45 €

COTXE ACOMPANYAMENT COMARCA 135,28 € 163.68 ¢

COTXE ACOMPANYAMENT LOCAL AMB RECOLLIDA 146,01 € 176,68 €

COTXE ACOMPANYAMENT COMARCA AME RECOLLIDA 163,59 € 197,95 €

COTXE ACOMPANYAMENT PROVINGIAL TR 218,03 ¢ 765,02 ¢

COTXE ACOMPANYAMENT PROVINCIAL AMB RECOLUDA 247,65 € 799,66 ¢

COTXE ACOMPANYAMENT NACIONAL (€ / KM) 178¢ 155€

DIETES COTXE ACOMPANYAMENT DE 100 A 1000 KM. 253,17 € 306,34 €

DIETES COTXE ACOMPANVAMENT A PARTIR 1000 K. . . a76.77€ 576,80 €

TARIFES DE FLORS

CORONA LUXOR 395,45 € A22.00 €

CORGNA ALEXANDRIA 327.27 ¢ 353,00 €

CORDNA ROSETTA 276,36 € 295,00 ¢

COBREEERETRE ANTEA 276,36 ¢ 295,00 € ©

CENTRE PROVENTA 276,36 € 755,00 £ S

CENTRE BENARES 231,82 ¢€ 248,00 € £
CORONA DECAUIA O CORDNA IDENTITAT : 205,08 € _ 224,00 € g
COBREFERETRE NIZA 209,09 € 224,00 € S

CENTRE RODAS 195,45 € 209,00 € 2 o
CORONA MENIA 172,73 € 186,00 € 7 .
COBREFERETRE MENIA 172,73 € 186,00 ¢ S 3
CENTRE CREU MAGNA 153,64 € 164,00 € F =5
CENTRE COR MAGNA 153,64 € 164,00 € -
CENTRE VERONA / IDENTITAT 136,36 € 147,00 € < 62
CENTRE CREU 3 i 11636 € 125,00 € z 38
CENTRE COR 116,36 € 125,00 € e &%
CENTRE BARI 115,45€ 124,00 € G iF
CENTRE GALIA 100,00 € 108,00 € X2
CENTRE SICILIA B5,45 € 52,00 € w25
[CENTRE CASABLANCA 75,45 € 82,01 € o
CENTRE VENUS T545€ 82,01 ¢ = o §
COIXI MARSELLA 67.27 € 72.00¢€ u =55
CENTRE ARCADIA _ _ _ ; %r26 72.00% < $£E¢
CoIXI EFIRA 52,73 € 60,01 € > 5a8c
ORQUIDEA 52,73 € 57,00 € D L8
CENTRE NELIA 43,64 C 57,00 € < 8s8s8¢e
NOTA DE CONDOL AMB ROSES BLANQUES 4384¢ 48.00€ .
[NOTA DE CONDOL AMB ROSES VERMELLES 43,64 € 48,00 €
[centre AGora 43,64 ¢€ 48,00 €

|ROSA (PER UNITATS) 3,50 € 48,00 €
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TARIFES TANATORI DE GIRONA 2025

nNAT DE ROSES (Servei per unitats / quantitats)

MANAT DE ROSES {25 UNITATS) _ 84,39 € 71¢€
MANAT DE ROSES (50 UNITATS) 116,90 € 129 €
MANAT DE ROSES {75 UNITATS) ] . 185.28¢€ 204 €
MANAT DE ROSES {100 UNITATS) 198,14 € 218 €
MANAT DE ROSES {150 UNITATS) _ : 280,36 € 308 €
MANAT DE ROSES {200 UNITATS) 351,70 € 387 €
MANAT DE ROSES (250 UNITATS) ' 409,15 € 450 €
MANAT DE ROSES (300 UNITATS) 467,61 € 514 €
IFLORS PLANTA VIVA
CORONA HEURR | SPATIFILIGM ; . ] e | N r R : 255 €
CORONA GUZMANIA 210,91 € 232¢€
CORONA CRISANTEM i 192,73 € 212 €
COR HEURA | SPATIFILIUM 183,64 € 202 ¢
CORONA KALANCHOE 1736 190 € i
CORONA SAINT PAULIES 172,73 € 190 € $
COBREFERETRE MINIROSER 156,36 € 172 ¢ i
COR CRISANTEM 156,36 € 172 € )
COR KALANCHOE _ . 146,91 ¢ ~__i55¢ &
COR SAINT PAULIES 146,91 € 155 € 5
COBREFERETRE GUZMANIA _ 137,27 ¢€ 151 € 5]
COBREFERETRE HEURA | SPATIFILIUM 115,45 € 127 ¢ 3
COBREFERETRE CRISATEM 83,64 € 92 ¢ 3
COBREFERETRE KALANCHOE 77.27 € 85 ¢ S
COBREFERETRE SAINT PAULIES 7727 € 85 € o)
COIX1 MINIROSER 73.64 € 81¢€ 8
€O GUZMANIA 59,09 € 76 € K]
CODU HEURA I SPATIEILUM 6182 € 58 € S
COIXI CRISANTEM R : 52.73¢€ 58 € =
COIX! KALANCHOE 43,64 € 48 € 3
COIX1 SAINT PAULIES ' 43,64 € 4B € i
o]
CONCEPTES VARIS E
INSTALACIO TOMUL REFRIGERAT 196,89 € 238,24 € -
TRAMITACIO INHUMACIO / INCINERACIO 110,36 € 133,47 € <
PERSONAL ORGANITZACIG | ATENCIO Al SERVEI 240,57 € 291,09 ¢€ ks
CERTIFICATS DE DEFUNCIO, IMPRESSOS | INSCRIPCIO RGIVIL = .. BL3GE 74,25 € g
GESTIO LEGAL PLUS 231,98 ¢ 280,69 € <
[ENTREGA DE FERETREADOMICILE 457,09¢€ 5 553,08 € g
EDICIO PERSONALITZADA 42,31 € 51,20 € &
ASSISTENCIA PARROGUIA O CENTRE DE CULTE 168,40 € 203,77 € o
|COTXE DE CORONES 108,80 € 131,65 € =
[DIETES TRASLLAT NACIONAL (€ PER KM) 017 € 0,20 € 2
ARPILLERR 149,44 € 180,82 € £
CAIXA EMBALATGE 312,75 € 378,42 ¢ 2
EXPEDIENT DE TRASLLAT NACIONALS I RESTES 212,62 € 257,27 € >
EXPEDIENT DE TRASLLAT ESTRANGER 308,27 € 5 373,01 € 5
EXPEDIENT DE RECEPCIO AMB DESPATX 109,34 € 132,30 € K
EXPEDIENT DE RECEPCIO ESTRANGER 151,86 € 183,75 € o
o
j=
CONCEPTES D'INCINERACIO g
SERVEI D' INCINERACIO DE CADAVERS 605,68 € 732,87 € © 3
SERVEI D’ INCINERACIO RESTES 444,18 € 537,45 € ® £
TRACTAMENT REDUCCIO | PREPARACID DE CENDRES : N 102,21 € L AREETE £ g
URNA DE CENDRES MISTRAL {NO BID) 5577 € 6748 € L 3
URNA BIODEGRADABLE RIELLS 134.25¢€ 162,44 € o I
URNA BIODEGRADAELE BRISA 184,79 € 223,60 € o 3
URNA DE CENDRES BORA (NO BID} 184,79 ¢ 223,60 € ; A7 @9
URNA BIODEGRADABLE BIO-SAL 184,79 € 223,60 € > 28
URNA DE CENDRES BAMBU (NO BI0) 184,79 € 223,60 ¢ XY gos
URNA BIODEGRADABLE ANFORA CAFE 184,79 € 2 =T
URNA DE FUSTA AMB £OT0 (NO BID) ; 184,75 € <ZE Lo
URNA OLEA (BI0) 184,75 € 223,60 € o &g
URNA NATURA {BIO} : _ 257,51 € 311,59 € x w3g
URNA DE CENDRES FAGEDA {NO BIG) 257,51 € 311,59 € o ;‘E 5
URNA BIODEGRADABLE SFERA GRIS 257,51 ¢ 311,59 ¢ REE
URNA DE CENDRES GRECIA MARRO {NO BIG) 356,62 € 431,51 ¢€ A -ga
URNA NUT (NO BIO} 356,62 € 431,51 ¢ — 725
URNA DE CENDRES LOOP EARTHRISE 356,62 € 431,51 € Z 2° §§
URNA DE CENDRES MIGJORN {NO BiD) _ 460,88 € 557,66 € "'EJ g'gi__@
URNA BIODEGRADABLE PETJADES 460,88 € 557,66 £ I 9EES
URNA DE CENDRES LLAGRIMA (NO BID) s 450,88 € 557,66 & E %9
URNA HEURA {NO BIO) 460,88 € 557,66 € % cg8s
SET DE URNES GRECIA 46D,88¢C 567,66 € S 88%8
URNA CENDRES OLIVERA 642,67 € 777,63 € < ao>a
MINIURNA ABREGO FONT DEL REPOS 80,15 € 96,98 € i
MINIURNA BLANCA (URNA INFANTIL) 80,15 € 96,98 €
MINIURNA PETIADES : 122,50 € 148,23 €

MINIURNA FAGEDA [URNA INFANTIL) 122,50 € 148,23 €
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TARIFES TANATORI DE GIRONA 2025

SN .. Descripcio Ll uel
PENJOLL DAIMA ; 151,24 € 183 €
PENJOLL AZIMA 151,24 € 183 €
PENIOLL SALMA y i { , i 151,24 € ; 183 ¢
PENJOLL JANAAN 151,24 € 183 €
PENJOLL NAHLA ; i 15124 € : 183 €
PENJOLL AANISA 151,24 € 183 €
PENIOLL CREU 151,24 € 183 €
PENJOLL COLOM 151,24 € 183 €
PENJOLL ESTRELLA CIRCONITAS 151,24 € ; 183 €
REUICAR] ESPELMA GRECIA 133,06 £ 161 €
[PENICLL ESTRELLA ACER _ 90,91 € ) 110 €
I_PEN]OLL ESFERA ACER 90,91 € 1i0 €
PENJOLE LLAGRIMA BCER | ; 90,91 € 110 €
RELICAR! COR DAURAT 86,78 € 105 €
RELVICARI COR PLATA L 86,78 € 05 €
RELICARI ESTRELLA PLATA 86,78 € 105 €
RELICARI ESTRELLA DAURADA 86,78 € ' 105 €
RELICARI COR GROC 86,78 € 105 €
RELICARI COR OSSET ] 86,78 € 105 €
POLSERA DE PELL 74,38 € 90 €
POLSERA DE FPELL DOBLE i ] ] : 74,38 € an £
RELICARI DE FUSTA AMB EOQTO 72,73 € 8B £
RELICAR! LLAGRIMA 72,73 € 88 €
RELICARI MINERAL AMATISTA 72,73 € 28 €
RELICAR]I MINERAL QUARS VERD 72,73 € 88 €
RELICARI MINERAL QUARS BLANC i 72,73 ¢€ 88 ¢
RELICARI MINERAL QUARS RDSA 72,73 € 88 €
RELICARI MINERAL HEMATITE 72,73 ¢ 88 €
IRELICARI MINERAL CARNEOLA ! : i 5 . FEIBE 8B £
IRELICAR[ ROSELLA 72,73 € 88 €
|RELICARI COR DE FUSTA 65,94 € 81€
RELICARI GRECIA MARRO 62,81 € 76 €
RELICARI MIGIORN 62,81 € 76 €
IRELICARI GRAVAT 62,81 € 76 €
RELICARI NACAR 62,81 ¢€ 76 €
RELICAR! SIMPLICITY BLANC 62,81 € 76 €
RELICAR! GRECIA GRIS 62,81 € : 76 €
RELICARI NUT 62,81 € 765 €

{*) Les tarifes de les taxes de Sanitat, s'aplicara el que dicti el Departament de Salut.
(*) S'aplicara el IVA vigent a cada moment,

J:i://www.girona.catlverificacio_signatura
'acord amb la Normativa sobre la gesti6 dels documents electronics d'arxiu de I'Ajuntament de Girona, aprovada per Junta de Govern Local de 19 d'abril de 2007. Pagina:: 5/5.
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